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Rhein, Christian

Von: Rhein, Christian

Gesendet: Dienstag, 30. August 2022 10:18

An: 'Kerstin Feldkamp'

Cc: Zitterich, Sabrina

Betreff: Zuschuss nach den Kulturförderungsrichtlinien  (Kulturförderungsprogramm 

2023) für die Beschaffung eines Schlagzeuges für das Orchester Mediante

Sehr geehrte Frau Feldkamp, 
 
ich bestätige den Antrag des Orchester Mediante e.V. auf Bezuschussung zur Beschaffung eines Schlagzeuges, der bei 
mir am 29.08.2022 eingegangen ist.   
 
Eine vorzeitige Beschaffung (ab heute) würde eine mögliche Förderung nicht entgegenstehen. In diesem 
Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Beschaffung durch einen Zahlungsbeleg (Überweisung/Abbuchung) 
nachgewiesen werden müsste. 
 
Nach den mir vorgelegten Unterlagen betragen die Beschaffungskosten voraussichtlich 3.500,00 Euro inkl. 
Mehrwertsteuer.  Nach den Kulturförderungsrichtlinien wäre eine mögliche Förderung 
im Rahmen einer Drittelförderung, max. 1.166,67 Euro, denkbar. Eine eventuell auftretende Finanzierungslücke 
müsste von Ihnen anderweitig geschlossen werden. Die eventuelle Bezuschussung erfolgt frühestens im Jahr 2023. 
 
Aus meiner Eingangsbestätigung können Sie keinen Anspruch auf eine spätere Förderung herleiten.  
 
Sie werden gebeten, Ihren Antrag  zur 1/3 Förderung zu konkretisieren. Außerdem ist ein Kostenvoranschlag bis zum 
16.09.2022 nachzureichen. Vielen Dank im Voraus. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Christian Rhein 

Gemeinde Wiefelstede 

Fachdienst Finanzen und Schulen 

Kirchstraße 1 

26215 Wiefelstede 

Tel.: +49 4402 965222 

Fax: +49 4402 965199 

E-Mail: christian.rhein@wiefelstede.de 

Internet: www.wiefelstede.de 

 

Von: Kerstin Feldkamp [mailto:Kerstin.Feldkamp@gmx.de]  
Gesendet: Montag, 29. August 2022 14:26 
An: Rhein, Christian <Christian.Rhein@wiefelstede.de> 
Betreff: Antrag - vorläufige Genehmigung zur Beschaffung 

 
Sehr geehrter Herr Rhein, 
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hiermit beantragen wir die vorläufige Genehmigung zur Beschaffung eines Schlagzeuges. 
Wir benötigen diese vorläufige Genehmigung, da unser Schlagzeug kurzfristig ersetzt werden muss und wir für die 
kommenden geplanten Konzerte ein Schlagzeug brauchen. Die Kosten für ein neues Schlagzeug liegen bei ca. 3500 €. 
  
Über eine positive Rückmeldung würden wir uns freuen! 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Kerstin Feldkamp 
1. Vorsitzende 
Orchester Mediante e.V. 
  


